M Gma" Comisséao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE 90064/2025 (OPP50638)

4 mensagens
Ana Beatriz Higashizima <ahigashizima@prolife.com.br> 29 de julho de 2025 as 12:06

Para: "pregao3.novafriburgo@gmail.com" <pregao3.novafriburgo@gmail.com>
Cc: Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

Boa tarde!

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento.
Ref.: PE 90064/2025 — Item 11 - MONITOR MULTIPARAMETRO

Considerando o alto valor agregado dos acessorios para o parametro de débito cardiaco, por favor, para
confirmacao, os acessérios de débito cardiaco devem acompanhar o equipamento?

Aguardo retorno,

Atenciosamente,
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/

LIFE

Ana Beatriz Tiemi Higashizima

Engenheira Biomédica — Especialista de Produtos Licitagao

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Genésio Vargas, 732 — Recanto dos Ipés
37650-000 — Camanducaia — MG — Brasil
Tel.: 0800 606 4698

www.prolife.com.br

Esta correspondéncia eletrdnica contém informacdes geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteudo é confidencial e se destina exclusivamente a(s) pessoa(s) enderecada(s). A utilizagéo, cépia e divulgagao ndo autorizadas desta
mensagem sao expressamente proibidas.

Se vocé recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.


https://www.google.com/maps/search/Av.+Gen%C3%A9sio+Vargas,+732?entry=gmail&source=g
https://www.prolife.com.br/

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is
expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

Comisséao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 29 de julho de 2025 as 13:12
Para: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> 31 de julho de 2025 as 14:11
Para: Comissao de Pregéo 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com>

Boa tarde!
Encaminho a resposta da Subsecretaria de Atengéo Especializada para o questionamento do fornecedor.
Att,

Erica Ribeiro
Captagao de Recursos e
Planejamento em Saude

---------- Forwarded message ---------

De: ATENGAO HOSPITALAR SMS <smsnf.atencachospitalar@gmail.com>
Date: qui., 31 de jul. de 2025 as 14:03

Subject: Re: ESCLARECIMENTO PE 90064/2025 (OPP50638)

To: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

Boa tarde,
Os acessorios de débito cardiaco ndo estao sendo solicitados para esses equipamentos.

Leslie C Moura
207520

Em qui., 31 de jul. de 2025 as 13:58, Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com> escreveu:
Boa tarde!

Encaminho, para ciéncia e manifestagao da Unidade Requisitante, o questionamento do fornecedor referente ao
item 11 do P.A. 11.419/2024 (Termo de Referéncia em anexo).
Informamos que o referido item foi encaminhado para a licitagdo com o valor unitario estimado de R$ 14.781,71.

Att,

Erica Ribeiro
Captagao de Recursos e
Planejamento em Saude

—————————— Forwarded message ---------

De: Secretaria de Saude <gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com>
Date: qui., 31 de jul. de 2025 as 10:58

Subject: Fwd: ESCLARECIMENTO PE 90064/2025 (OPP50638)

To: Captacao Recursos <captacaoderecursos.nf@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Secretaria Municipal de Saude
Gestao de Processos, Contratos e Convénios
(22) 2522-0661 / 2522-0669

gestaodeprocessosecontratos.sms@gmail.com

SECRETARIA
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Subsecretaria de Atencao Hospitalar
Secretaria Municipal de Saude
E-mail: smsnf.atencaohospitalar@gmail.com

Comisséao de Pregao 3 Prefeitura de Nova Friburgo <pregao3.novafriburgo@gmail.com> 31 de julho de 2025 as 14:16
Para: ahigashizima@prolife.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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